Duvida em edital

Geni Aparecida Fernandes <geniaparecidafernandes59@gmail.com>
Ter, 14/11/2023 13:47

Para:Licitacaopiracanjuba@hotmail.com <Licitacaopiracanjuba@hotmail.com>

Boa tarde tudo bem. Meu nome é Geni. Da empresa Sidimar Caetano Rosa Alambrados.

E precisava que me tirassem uma dvida em relagdo ao edital do pregao eletrénico 94/2023

(Processo administrativo n143059/2023)

Duvida no item de N 02 do edital .

No item 2 esta escrito ( tela de arame galvanizado, fio neh 14 e malha quadrada 5x5cm , altura

livre de 2 metros . Porém la eata a quantidade de 1.400 metros, ai no caso seria 1.400 metros

quadrados (2m de altura x 700 metros de comprimento) ou ( 2 M de altura x 1.400m de

comprimento ) ?

Estou perguntando pois o valor estipulado por metro esta no valor de R$36,25 O metro

Mas nao se fala se € o metrd quadrado ou o metro ja linear com 2 m de altura .

Porque se for esse valor por metro quadrado seria o valor padrdo mesmo deste especificao de tela

. Porém se for este valor por metro linear. Nao seria possivel pois esse valor nao daria nem pra
. pagar a matéria prima do material

.por isso a minha duvida .

Aguardo retorno



RE: Davida em edital (Pregao Eletronico n® 94/2023)

Departamento de Compras de Piracanjuba <compraspba@hotmail.com>
Qui, 16/11/2023 08:07

Para:Licitacdo Piracanjuba <licitacaopiracanjuba@hotmail.com>

Bom dia

Conforme o pedido de Compras / Servigos 9565/2023, protocolado pela SAMARH, trata-se de
METRO e ndo METRO QUADRADO.

Com relagdo ao prego médio apurado por este Departamento de Compra, trata-se de valor obtido
através de busca a ferramenta PAINEL DE PRECOS, do Ministério da Gest3o e Inovagdao em Servigos
Publicos, ferramenta esta utilizada com base em orientacdes legais de nossa Assessoria Juridica, que
se embasa em leis e instru¢des normativas.

Como o Departamento de Compras nido dispde de conhecimento técnico sobre o objeto, caso haja
necessidade de maiores andlises, os autos devem ser encaminhados a secretaria demandante e ao
Depto. de Engenharia.
De: Licitagdo Piracanjuba <licitacaopiracanjuba@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 16 de novembro de 2023 07:47

Para: compraspba@hotmail.com <compraspba@hotmail.com>
Assunto: ENC: Davida em edital (Pregdo Eletrénico n2 94/2023)

De: Geni Aparecida Fernandes <geniaparecidafernandes59@gmail.com>
Enviado: terga-feira, 14 de novembro de 2023 13:47

Para: Licitacaopiracanjuba@hotmail.com <Licitacaopiracanjuba@hotmail.com>
Assunto: Duvida em edital

Boa tarde tudo bem. Meu nome é Geni. Da empresa Sidimar Caetano Rosa Alambrados.

E precisava que me tirassem uma dulvida em relacdo ao edital do pregao eletronico 94/2023
(Processo administrativo n143059/2023)

Duvida no item de N 02 do edital .

No item 2 esta escrito ( tela de arame galvanizado, fio neh 14 e malha quadrada 5x5cm , altura
livre de 2 metros . Porém la eata a quantidade de 1.400 metros , ai no caso seria 1.400 metros
quadrados (2m de altura x 700 metros de comprimento) ou ( 2 M de altura x 1.400m de
comprimento ) ?

Estou perguntando pois o valor estipulado por metro esta no valor de R$36,25 O metro

Mas nao se fala se € o metr6é quadrado ou o metro ja linear com 2 m de altura .

Porque se for esse valor por metro quadrado seria o valor padrdao mesmo deste especificdo de tela
. Porem se for este valor por metro linear. Nao seria possivel pois esse valor nao daria nem pra
pagar a matéria prima do material

.por isso a minha duvida .

Aguardo retorno



ENC: Duvida em edital (Pregdo Eletronico n° 94/2023)

Licitacdo Piracanjuba <Iicitacaopiracanjuba@hotmail.com>
Qui, 16/11/2023 08:12
Para:geniaparecidafernandes59@gmai|.com <geniaparecidafernande559@gmail.com>

Bom dia!

Segue manifestagdo do Departamento responsavel pela formagio de prego parametro acerca
da solicitagdo de esclarecimento encaminhada.

Sem mais.

De: Departamento de Compras de Piracanjuba <compraspba@hotmai|.com>
Enviado: quinta-feira, 16 de novembro de 2023 08:07

Para: Licitagdo Piracanjuba <Iicitacaopiracanjuba@hotmail.com>

Assunto: RE: Duvida em edital (Pregio Eletronico n® 94/2023)

‘Bom dia

Conforme o pedido de Compras / Servigos 9565/2023, protocolado pela SAMARH, trata-se de
METRO e ndo METRO QUADRADO.

Com relacdo ao prego médio apurado por este Departamento de Compra, trata-se de valor obtido
através de busca a ferramenta PAINEL DE PRECOS, do Ministério da Gestdo e Inovagdo em Servigos
Publicos, ferramenta esta utilizada com base em orientacdes legais de nossa Assessoria Juridica, que
se embasa em leis e instrugdes normativas.

Como o Departamento de Compras nio dispde de conhecimento técnico sobre o objeto, caso haja
necessidade de maiores analises, os autos devem ser encaminhados a secretaria demandante e ao
Depto. de Engenharia.

De: Licitacdo Piracanjuba <licitacaopiracanjuba@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 16 de novembro de 2023 07:47

‘ Para: compraspba@hotmail.com <compraspba@hotmai|.com>
Assunto: ENC: Duvida em edital (Pregdo Eletronico n® 94/2023)

De: Geni Aparecida Fernandes <geniaparecidafernandesSQ@gmail.com>
Enviado: terca-feira, 14 de novembro de 2023 13:47

Para: Licitacaopiracanjuba@hotmail.com <Licitacaopiracanjuba@hotmail.com>
Assunto: Duvida em edital

Boa tarde tudo bem. Meu nome é Geni. Da empresa Sidimar Caetano Rosa Alambrados.

E precisava que me tirassem uma davida em relacéo ao edital do pregdo eletronico 94/2023
(Processo administrativo n143059/2023)

Duvida no item de N 02 do edital .

No item 2 esta escrito ( tela de arame galvanizado, fio neh 14 e malha quadrada 5x5¢cm, altura
livre de 2 metros . Porém la eata a quantidade de 1.400 metros , ai No caso seria 1.400 metros
quadrados (2m de altura x 700 metros de comprimento) ou (2 M de altura x 1.400m de
comprimento ) 7

Estou perguntando pois 0 valor estipulado por metro esta no valor de R$36,25 O metro



Mas nao se fala se é o metré quadrado ou o metro ja linear com 2 m de altura .
Porque se for esse valor por metro quadrado seria o valor
- Porém se for este valor por metro linear. Nao seria possiv
pagar a matéria prima do material
.por isso a minha duvida .

Aguardo retorno

padrao mesmo deste especificdo de tela
el pois esse valor nao daria nem pra



